Objednéavka €. 3599900200 Ze dne 05.09.2023

Odbératel-fakturaéni adresa Dodavatel

Obchodni jméno: Mendelova univerzita v Brné Evenix s.r.o.

Soucast: Rektorat a celoskolska pracovisté

Sidlo-fakturaéni

adresa:: Zemédélska 1, Brno Kastanova 501/121 , Brno - Brnénské Ivanovice
PSC: 613 00 620 00

DIC: CZ62156489 CZ01666061

IC: 62156489 XXXXXXXXXXXXXXXXXKXXXXKXKXXX XXX XX KX XXXXXXXX
Bankovni spojeni: XXXXXXKXXXXXXXKKKXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXKKXKXXXXXKKKKXXXXXKKXXXXXXKXKXK
¢.a. XXXXXXXXKXXXXXXXKXXXXXXXKKKXX

Mendelova univerzita v Brné, vefejna vysoka Skola, zapsana v pfiloze €. 1 zakona €. 111/1998 Sb., o vysokych Skolach.

Smluvni strany souhlasi s uvefejnénim plného znéni této objednavky v registru smluv dle zakona ¢. 340/2015 Sb., o registru smluv, pro Gcely
uverejnéni v registru smluv na dobu neurcitou. K uvefejnéni zasle Mendelova univerzita v Brné.

Potvrzenou objednavku zaslete obratem zpét.

Pozadujeme zaslani faktury-darového dokladu, jehoz nedilnou soucasti bude original/kopie potvrzené objednavky.

Pokyny pro dodani pfedmétu pinéni:
Termin dodani: 29.09.2023
Adresa: Mendelova univerzita v Brné,
Rektorat a celoskolska pracovisté, Zemédélska 1, 613 00 Brno
ZpUsob prevzeti:
Platebni podminky: 30 dni

Vyfizuje: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
Tel.: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
e-mail: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXK
Pfedmét pInéni: Mnozstvi/MJ Jedn.cena v¢é. DPH DPH Celk.v¢.DPH
Dataprojektor EPSON 1KS 425.557,00 21% 425.557,00

EPSON EB-PU 2213B+Lens-ELPLM10
Zdroj: 8501 SPP prvek: FM9239911

Celkovéa hodnota objednavky véetné DPH: 425.557,00 CZK
Datum podpisu: Datum podpisu:
Pfikazce operace odbératele: Za dodavatele:

Spravce rozpoctu odbératele:
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od: XXXXXXKXX XXX XXXXXXXXXXXXX

Komu: XXX

Predmét: RE: Objednavka: 3599900200 - prosba o akceptaci
Datum: Utery 5. zafi 2023 12:38:25

Prilohy: image002.png

Krasny den pani xxxxxx
Objednavku akceptujeme.
Moc dékuji

S pozdravem

XXXXXXXXXXXXXXXXXXX

jednatel, reditel

evenire

solutionsY

Evenix s.r.o.

Kastanova 121,

Brno 620 00
XXXXXKXXKXXKXXKXXKXXKXX
XXXXXKXXKXXKXXKXXKXXKXX
XXXXXKXXKXXKXXKXXKXXKXX

From: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXKXKXXKXKXXKXKXXKXXKXKXXKXKXXX
Sent: Tuesday, September 5, 2023 11:59 AM

TO: XXXXXXXXXXXXKXXKXKXXKXKXXKXKXXKXKEXXKXKKXKXKKXKXXKXKXX
Subject: FW: Objednavka: 3599900200 - prosba o akceptaci

Dobry den pane fediteli, posildam objednavku na dataprojektor a prosim o akceptaci jako vidy
a tim padem je moZné vse realizovat a dékuji za vse.

Srdecné XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

From: JXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXKXXXXXXXXKKKXXX
Sent: Tuesday, September 5, 2023 9:48 AM
T XXXXXXXXXKXXXXXXXXXKKKKXXXXXKKKKKXXXXXXKXX
Subject: Objednavka: 3599900200
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S pozdravem,
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Referat centralniho skladu

Rektorat

Zemédélska 1665 /1, 61300 Brno
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