Od: XXXXXXXXXXXXXXXXX

Komu: XXXXXXXXXXX

Kopie: XXXXXXXXXXXXX

Predmet: RE: SRVZ171801877 - Faktura 1718005206
Datum: utery 20. brezna 2018 17:20:55

Prilohy:

Dobry den, vasi objednavku 3594101353 akceptujeme.
Na fakturu jsem dopsala i cislo vasi objednédvky a opravenou posildm v priloze.
Dekuji

S pozdravem

XXXXXXXXXXXXXXXXXX
Ucetni

AV MEDIA, a.s.

From: XXxxXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXKXKXXKXXXXKXXKXXKXX

Sent: Tuesday, March 20, 2018 3:26 PM

T O XXXXXKXKXKXKXKXKXKXKKXKKKXKXKXKXKXKXKXKXKXKXKXKXKXKXKX
€2 XXXXXXXXXXXXKXKXKXKXKXKKXKXKXKXKXKXKXKXKXKXKX

Subject: FW: SRVZ171801877 - Faktura 1718005206

Dobry den pani xxxxxxxxxxx, dekujeme za zaslani faktury. K jejimu vyrizeni vsak potrebuiji jeste vyjadreni, Ze objednavku
3594101353 akceptujete (staci jako odpoved tohoto mailu), pripadne potvrzeni této objednavky podpisem a razitkem.

Objedndvka bude muset byt totiz zaregistrovana v registru smluv.

Dekuji mnohokrat za spolupraci a preji krasny den. XXxXXXxXXxxxx

From: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXKXKXKXKXKXKXKXKXKXKXKXKXKXKXKXKXKXKXKX
Sent: Tuesday, March 20, 2018 12:38 PM

T O XXXXXXXXXKXXKXKXKXKXKXKXKXXKXKXKXKXKXKXKXKXKXX

Subject: SRVZ171801877 - Faktura 1718005206

Dobry den,
V priloze vam zasildm fakturu za provedeny servis.

S pozdravem

XXXXXXXXXXXXXXXXXX
Ucetni

Videnska 189/102f 619 00 Brno
M2 XOOOKXKIKXXXXKKXXXK
PG O0000.0000000.0000000000909.00.90.9¢



http://www.avmedia.cz/
https://www.youtube.com/channel/UCuvNpIE3bc5RViIRn7vqdlQ?guided_help_flow=3
https://www.facebook.com/AVMEDIA
https://www.linkedin.com/company/av-media
http://www.infocomm.org/cps/rde/xchg/infocomm/hs.xsl/index.htm
http://global-presence.org/
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AV MEDIA

komunikace obrazem

Faktura - danovy doklad 1718005206

Dodavatel

AV MEDIA, a.s.
Prazska 1335/63
102 00 Praha 10
Czech Republic

DIC Cz48108375
IC 48108375
Vyfizuje: Radim Griinwald, Email: radim.grunwald@avmedia.cz

Vystavil:  Andrea Vyhnankovéa, Email:
andrea.vyhnankova@avmedia.cz

Zékaznik Z000034
Mendelova univerzita v Brné

Zemédélska 1

613 00 Brno 13

Czech Republic

DIC CZ62156489

IC 62156489
Kontaktni osoba:

Banka: Ceska spotitelna, a.s. Datum dokladu 20. 3. 2018
CZK: 124277319/0800 (IBAN: CZ8008000000000124277319) Datum DPH 9. 3.2018
EUR: 912392/0800 (IBAN: CZ8208000000000000912392) Datum splatnosti 10. 4. 2018
USD: 912472/0800 (IBAN: CZ5608000000000000912472) ZpUsob platby Prevodni pfikaz
SWIFT: GIBACZPX

PFijemce

Cislo servisni zakazky SRVZ171801877

Mendelova univerzita v Brné

Vase reference 3594101353 Zemédélska 1665
613 00 Brno 13
Czech Republic
Kontaktni osoba:
. Jednotkova cena Sleva DPH Castka na fadku
Cislo Popis MnoZstvi MJ bez DPH % % bez DPH
Fakturujeme Vam vymeénu lampy Panasonic
PT-DZ21K2 quad v&etné dopravy. 1 akce 59 550,00 21 59 550,00
Castka Celkem CZK 59 550,00
DPH Celkem CzK 12 505,50
Castka véetné DPH Celkem CZK 72 055,50
Rekapitulace }
DPH DPH % Zaklad DPH CZK Castka DPH CZK
21 21 57 500,00 12 075,00
SLuU21 21 2 050,00 430,50
Celkem 59 550,00 12 505,50
Spolec¢nost Fesi elektroodpad v ramci REMA systému. Informace o sbérnych mistech na www.remasystem.cz Strana 1

AV MEDIA, a.s., tel: +420 261 260 218, fax: +420 261 227 648, e-mail: avmedia@avmedia.cz, www.avmedia.cz
Sidlo: Prazska 1335/63, Praha 10, spole¢nost je registrovana u Méstského soudu v Praze, oddil B viozka 10120

AV MEDIA, a.s. je certifikovana podle norem ISO 9001:2008, ISO 14001:2004, OHSAS 18001:2007
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AV MEDIA

komunikace obrazem

Faktura - danovy doklad 1718005206

Mendelova zemédélska

a lesnicka univerzita v Brné
Zemédélska 1

613 00

Brno 13

Spole¢nost fesi elektroodpad v ramci REMA systému. Informace o sbérnych mistech na www.remasystem.cz Strana 2
AV MEDIA, a.s., tel: +420 261 260 218, fax: +420 261 227 648, e-mail: avmedia@avmedia.cz, www.avmedia.cz
Sidlo: Prazska 1335/63, Praha 10, spole¢nost je registrovana u Méstského soudu v Praze, oddil B viozka 10120

AV MEDIA, a.s. je certifikovana podle norem ISO 9001:2008, ISO 14001:2004, OHSAS 18001:2007









